
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM BAYAT/ÇORUM Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu(2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)38 79 246 7591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,17 6 3 4,92 6 3 4,99 6 3 4,47 5 7 2,81 9 9 5,89 43 32 32,25 221,520

Okul Ortalaması 8 11 4,26 4 6 2,03 4 6 2,26 3 6 0,86 4 11 0,62 6 13 1,46 29 53 11,49 142,730

KATILIMLAR

1 413 SEVDE UÇAR 8A 15 4 13,67 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 12 8 9,33 52 27 43,00 273,363 1 1 6 77 2017

2 405 HANDESENA KARABIDAK8A 16 4 14,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 8 3,33 11 9 8,00 51 33 40,01 266,207 2 2 10 81 2173

3 416 ZÜBEYDE POLAT 8B 14 6 12,00 9 1 8,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 7 1,67 8 11 4,33 46 34 34,67 225,133 1 3 15 107 3258

4 403 BERNA CIMBIT 8B 15 5 13,33 8 2 7,33 6 4 4,67 2 2 1,33 1 2 0,33 9 11 5,33 41 26 32,32 222,523 2 4 17 111 3345

5 309 FATMANUR DEMİR 8B 12 8 9,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 5 6 3,00 8 11 4,33 42 38 29,33 213,413 3 5 21 121 3628

6 71 ECRİN CEBE 8A 12 5 10,33 3 1 2,67 8 1 7,67 2 0 2,00 0 3 -1,00 9 5 7,33 34 15 29,00 208,107 3 6 23 127 3810

7 303 YUSUF    Ş AHİN 8A 12 7 9,67 6 3 5,00 6 4 4,67 1 2 0,33 3 11 -0,67 9 9 6,00 37 36 25,00 195,047 4 7 28 151 4266

8 402 AYŞENUR BALTACI 8B 10 9 7,00 5 5 3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 10 9 7,00 37 41 23,33 193,273 4 8 29 152 4335

9 414 ÜMMÜGÜLS * MEMİŞ 8A 12 8 9,33 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 6 14 1,33 39 51 21,99 192,960 5 9 30 153 4340

10 401 AHMET KARAKAN 8A 8 12 4,00 8 2 7,33 7 3 6,00 4 2 3,33 4 14 -0,67 11 9 8,00 42 42 27,99 190,847 6 10 32 155 4407

11 22224 BURAK TOPCU 8A 12 7 9,67 8 2 7,33 5 5 3,33 1 2 0,33 3 5 1,33 5 13 0,67 34 34 22,66 180,240 7 11 34 161 4814

12 412 SATI DURNA 8A 4 12 0,00 6 3 5,00 5 3 4,00 2 6 0,00 5 5 3,33 9 8 6,33 31 37 18,66 173,197 8 12 36 165 5072

13 415 YAREN TİLCİ 8B 13 7 10,67 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 2 1,33 3 15 -2,00 29 43 14,67 158,407 5 13 43 181 5598

14 409 OSMAN DEMİR  12 8 9,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 30 60 10,00 147,960 1 14 48 196 5996

15 0 HALİL İMAL 8A 10 10 6,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 3 17 -2,67 7 13 2,67 32 58 12,68 142,827 9 15 49 198 6172

16 133 ERVA İMAL 8B 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 9 3 8,00 1 19 -5,33 27 55 8,67 141,587 6 16 50 200 6212

17 44 İSMAİLBAŞ 8A 4 10 0,67 1 1 0,67 5 5 3,33 4 4 2,67 2 1 1,67 16 21 9,01 137,017 10 17 51 203 6359

18 0 ŞERİF ÜSTMAŞ 8B 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 6 14 1,33 26 64 4,67 128,000 7 18 52 208 6644

19 0 ŞAKİR OKUMUŞ 8B 6 13 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 8 -1,67 7 13 2,67 6 14 1,33 24 64 2,66 127,387 8 19 53 209 6664

20 59 SALİH ÜZER 8B 9 11 5,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 5 11 1,33 2 18 -4,00 29 57 9,99 126,827 9 20 54 212 6682

21 408 NABİ KOCABIYIK 8A 5 15 0,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 7 10 3,67 4 13 -0,33 25 59 5,34 126,253 11 21 55 213 6699

22 153 SUDECENNET DEMİRCİ8B 10 10 6,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 2 12 -2,00 26 53 8,33 123,337 10 22 57 217 6786

23 304 FATİH DALYAN 8B 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 7 13 2,67 3 17 -2,67 25 64 3,68 117,443 11 23 60 221 6948

24 306 SALİH MAR AZ 8A 4 13 -0,33 3 6 1,00 6 3 5,00 2 6 0,00 5 14 0,33 5 12 1,00 25 54 7,00 116,343 12 24 61 222 6980

25 330 YUSUF CANKURT  6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 15 0,00 5 15 0,00 27 63 5,99 115,853 2 25 62 223 6989

26 0 MENE*  E C I*TI 8B 6 14 1,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 14 -1,67 6 13 1,67 26 60 6,00 113,607 12 26 63 224 7032

27 0 SAMET KARAKURT 8B 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 7 13 2,67 4 16 -1,33 21 69 -1,99 102,827 13 27 64 229 7229

28 310 ELİF KILIÇCI 8 8 12 4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 3 5 1,33 1 12 -3,00 2 15 -3,00 26 52 8,66 102,300 1 28 65 230 7239

29 22 HAMZA CİVELEK 8A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 23 67 0,67 102,080 13 29 66 231 7247

30 0 *A 8A 4 16 -1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 7 13 2,67 25 65 3,34 99,187 14 30 68 233 7309

31 145 MUHAMMED AKA 8A 7 13 2,67 2 7 -0,33 2 8 -0,67 3 6 1,00 2 17 -3,67 6 14 1,33 22 65 0,33 96,920 15 31 69 234 7343

32 0  3 16 -2,33 1 8 -1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 21 67 -1,33 95,290 3 32 70 235 7366

33 908 * Z  ZE A R 8A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 1 7 -1,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 20 68 -2,66 94,533 16 33 71 236 7379

34 314 ZEKERİYA İNCE  7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 22 68 -0,66 89,640 4 34 72 238 7432

35 0 EMİN MAR* 8A 2 18 -4,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 17 73 -7,34 84,947 17 35 74 240 7473

36 400 EREN YAVAŞ 8B 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 15 65 -6,67 71,420 14 36 75 242 7534

37 135 HAFİ Z E DURMUŞ 8B 5 11 1,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 5 3,33 3 16 -2,33 2 18 -4,00 18 67 -4,33 71,370 15 37 76 243 7535

38 301 HANİFE NUR KARAKÖSE8B 6 14 1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 13 -3,33 2 18 -4,00 14 70 -9,34 55,993 16 38 79 246 7574
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM BAYAT/ÇORUM Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu(2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)38 79 246 7591

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,17 6 3 4,92 6 3 4,99 6 3 4,47 5 7 2,81 9 9 5,89 43 32 32,25 221,520

Okul Ortalaması 8 11 4,26 4 6 2,03 4 6 2,26 3 6 0,86 4 11 0,62 6 13 1,46 29 53 11,49 142,730

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
95,290 221,520 3 32 70 235 7366

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 4 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 16 -2,33 -12 2,75 4,26 9,17

Tarih 10 1 8 -1,67 -17 -0,25 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 0,33 2,26 4,99

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,34 0,86 4,47

Matematik 20 5 15 0,00 0 -0,67 0,62 2,81

Fen 20 6 14 1,33 7 0,00 1,46 5,89

Toplam: 90 21 67 -1,33 -1 3,50 11,46 31,41

Sözel (TÜR) daBCbbdcacac Bdbcadc

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) abccdaaCa 

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) badbBCAaab

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) caCaBbAabb

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) abbDCabcbcbcbacAB*bA

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) cbAdBACacbaacbcaaDbC

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 16 15

Türkçe 20 3 16 15

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 3 0 3 0
Deyimler 1 0 1 0
Atasözleri 1 0 0 0
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 0 1 0
Görsel Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 0 2 0
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 8 10

Tarih 10 1 8 10

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 0 3 0
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 0 3 0
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Kader ve Kaza İnancı 3 0 3 0
İnsanın İradesi ve Kader 4 2 2 50
Evrensel Yasalar 2 1 1 50
Sünnetulah 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Friendship 9 3 6 33
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Çarpanlar ve katlar 11 4 7 36
Üslü ifadeler 9 1 8 11

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Mevsimlerin Oluşumu 12 4 8 33
İklim ve Hava Hareketleri 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN DEMİR 409  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
147,960 221,520 1 14 48 196 5996

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 4 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 2,75 4,26 9,17

Tarih 10 3 7 0,67 7 -0,25 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 0,33 2,26 4,99

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,34 0,86 4,47

Matematik 20 5 15 0,00 0 -0,67 0,62 2,81

Fen 20 5 15 0,00 0 0,00 1,46 5,89

Toplam: 90 30 60 10,00 11 3,50 11,46 31,41

Sözel (TÜR) BDcCDACdbdBAAcCbBDbc

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) DCAddbbdaa

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) bbdcaCbcaC

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) daCbBdAcad

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) BddcCacbaAbdCbcAcbbd

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) BAdbacbDcAbdbcAdbcbd

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 3 1 2 33
Deyimler 1 0 1 0
Atasözleri 1 1 0 100
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 1 0 100
Görsel Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 1 1 50
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 1 2 33
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 2 1 67
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Kader ve Kaza İnancı 3 0 3 0
İnsanın İradesi ve Kader 4 1 3 25
Evrensel Yasalar 2 1 1 50
Sünnetulah 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Friendship 9 3 6 33
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Çarpanlar ve katlar 11 3 8 27
Üslü ifadeler 9 2 7 22

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Mevsimlerin Oluşumu 12 3 9 25
İklim ve Hava Hareketleri 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF CANKURT 330  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
115,853 221,520 2 25 62 223 6989

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 4 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 2,75 4,26 9,17

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 -0,25 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 0,33 2,26 4,99

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,34 0,86 4,47

Matematik 20 5 15 0,00 0 -0,67 0,62 2,81

Fen 20 5 15 0,00 0 0,00 1,46 5,89

Toplam: 90 27 63 6,00 7 3,50 11,46 31,41

Sözel (TÜR) acbcCAaDCbaaBbbdbdcA

Cevap Anh. B BAABCABDCDBDBCDACBDA

Sözel (TAR) CaaabCddcb

Cevap Anh. B CCDBDCABBD

Sözel (DİN) BaAcdaCcbD

Cevap Anh. B BCABBCCDAD

Sözel (İNG) BcCBbabBCd

Cevap Anh. B BDCBDCDBCA

Sayısal (MAT) cdCdbABbaadbcaBcAbbd

Cevap Anh. B DBCCDABCDBCADCBAADAA

Sayısal (FEN) bccdcAacDacAbCddCbad

Cevap Anh. B ADBADACDDCBAACBACDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Cümlede Anlam 3 0 3 0
Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 1 0 100
Görsel Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 2 0 100
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlenin Ögeleri 3 1 2 33
Deyimler 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 1 2 33
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 0 2 0
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 1 2 33
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Evrensel Yasalar 2 1 1 50
İnsanın İradesi ve Kader 4 1 3 25
Sünnetulah 1 0 1 0
Kader ve Kaza İnancı 3 2 1 67

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Friendship 9 5 4 56
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Çarpanlar ve katlar 11 3 8 27
Üslü ifadeler 9 2 7 22

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

İklim ve Hava Hareketleri 8 1 7 13
Mevsimlerin Oluşumu 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKERİYA İNCE 314  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
89,640 221,520 4 34 72 238 7432

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 4 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 2,75 4,26 9,17

Tarih 10 3 7 0,67 7 -0,25 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 0,33 2,26 4,99

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,34 0,86 4,47

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 -0,67 0,62 2,81

Fen 20 4 16 -1,33 -7 0,00 1,46 5,89

Toplam: 90 22 68 -0,67 -1 3,50 11,46 31,41

Sözel (TÜR) BacCaAdcccBdABdcaDaa

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) bacdBcCbDa

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) CcbDcbbacd

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) BaCadCdcad

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) dacbbadbbAadCacbcCab

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) acbddbaDcbaacDACbaba

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 3 0 3 0
Deyimler 1 0 1 0
Atasözleri 1 1 0 100
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 0 1 0
Görsel Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 1 1 50
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 1 2 33
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 1 2 33
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Kader ve Kaza İnancı 3 2 1 67
İnsanın İradesi ve Kader 4 0 4 0
Evrensel Yasalar 2 0 2 0
Sünnetulah 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Friendship 9 3 6 33
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

Çarpanlar ve katlar 11 1 10 9
Üslü ifadeler 9 2 7 22

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Mevsimlerin Oluşumu 12 2 10 17
İklim ve Hava Hareketleri 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KILIÇCI 310 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
102,300 221,520 1 28 65 230 7239

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 1 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 4,00 4,26 9,17

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,33 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 2,26 4,99

İngilizce 10 3 5 1,33 13 1,33 0,86 4,47

Matematik 20 1 12 -3,00 -15 -3,00 0,62 2,81

Fen 20 2 15 -3,00 -15 -3,00 1,46 5,89

Toplam: 90 26 52 8,67 10 8,67 11,46 31,41

Sözel (TÜR) BcdaDcCabcBdAcbdBDbD

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) DacccDCCDa

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) CDdDBCAdaC

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) cbacBCbB  

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT)  ddbb d c ad C ccba 

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) cbbaBbdDadaa   bcbbd

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 3 1 2 33
Deyimler 1 0 1 0
Atasözleri 1 1 0 100
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 0 1 0
Görsel Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 1 1 50
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 2 1 67
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 1 2 33
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader ve Kaza İnancı 3 3 0 100
İnsanın İradesi ve Kader 4 2 2 50
Evrensel Yasalar 2 2 0 100
Sünnetulah 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 5 30

İngilizce 10 3 5 30

Friendship 9 3 4 33
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 1 12 5

Matematik 20 1 12 5

Çarpanlar ve katlar 11 0 7 0
Üslü ifadeler 9 1 5 11

Sayısal (FEN) 20 2 15 10

Fen 20 2 15 10

Mevsimlerin Oluşumu 12 1 8 8
İklim ve Hava Hareketleri 8 1 7 13



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
* Z  ZE A R 908 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
94,533 221,520 16 33 71 236 7379

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 17 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 4,30 4,26 9,17

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,51 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 1 7 -1,33 -13 2,82 2,26 4,99

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,31 0,86 4,47

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 0,63 0,62 2,81

Fen 20 7 13 2,67 13 3,61 1,46 5,89

Toplam: 90 20 68 -2,67 -3 15,10 11,46 31,41

Sözel (TÜR) BbdbabdBDcccbcCdcbba

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) cCbcabdbaB

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) Ccc d bccb

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) BabbdbAcbb

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) cdbDdabdbdbBabacBaDd

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) BbcdBAdbcbDccacCDDba

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 3 0 3 0
Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 3 1 2 33
Deyimler 1 1 0 100
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 1 0 100
Görsel Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 0 2 0
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 0 3 0
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 1 2 33
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 1 7 10

Din K.ve A.B. 10 1 7 10

Kader ve Kaza İnancı 3 1 1 33
İnsanın İradesi ve Kader 4 0 3 0
Evrensel Yasalar 2 0 2 0
Sünnetulah 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Friendship 9 2 7 22
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Çarpanlar ve katlar 11 2 9 18
Üslü ifadeler 9 2 7 22

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Mevsimlerin Oluşumu 12 2 10 17
İklim ve Hava Hareketleri 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
*A 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
99,187 221,520 14 30 68 233 7309

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 17 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 4,30 4,26 9,17

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,51 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,82 2,26 4,99

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,31 0,86 4,47

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 0,63 0,62 2,81

Fen 20 7 13 2,67 13 3,61 1,46 5,89

Toplam: 90 25 65 3,33 4 15,10 11,46 31,41

Sözel (TÜR) cadCDAbcadacAcddc*bb

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) DCbBcaCdbB

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) aDcbdCAdaa

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) dbacadABDb

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) BCbbaadcbdccdbccBdbd

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) aAdbabCcBcbdbDdCaDCb

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 0 3 0
Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 3 0 3 0
Deyimler 1 0 1 0
Atasözleri 1 1 0 100
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 0 1 0
Görsel Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 0 2 0
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 3 0 100
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 1 2 33
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Kader ve Kaza İnancı 3 1 2 33
İnsanın İradesi ve Kader 4 2 2 50
Evrensel Yasalar 2 0 2 0
Sünnetulah 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Friendship 9 3 6 33
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

Çarpanlar ve katlar 11 2 9 18
Üslü ifadeler 9 1 8 11

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Mevsimlerin Oluşumu 12 4 8 33
İklim ve Hava Hareketleri 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KARAKAN 401 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
190,847 221,520 6 10 32 155 4407

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 17 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 4,30 4,26 9,17

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,51 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 2,82 2,26 4,99

İngilizce 10 4 2 3,33 33 1,31 0,86 4,47

Matematik 20 4 14 -0,67 -3 0,63 0,62 2,81

Fen 20 11 9 8,00 40 3,61 1,46 5,89

Toplam: 90 42 42 28,00 31 15,10 11,46 31,41

Sözel (TÜR) BcaCaAaBDbaccabcBDCb

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) DCdBBDCCbB

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) aDbDBCABBa

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) a Cb  AB C

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) cbADCB cb adbbcbcacd

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) aAACBACacADadbAbcDdC

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 0 3 0
Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 3 1 2 33
Deyimler 1 1 0 100
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 0 1 0
Görsel Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 2 0 100
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 3 0 100
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 1 2 33
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader ve Kaza İnancı 3 2 1 67
İnsanın İradesi ve Kader 4 3 1 75
Evrensel Yasalar 2 1 1 50
Sünnetulah 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 2 40

İngilizce 10 4 2 40

Friendship 9 4 1 44
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 14 20

Matematik 20 4 14 20

Çarpanlar ve katlar 11 2 8 18
Üslü ifadeler 9 2 6 22

Sayısal (FEN) 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55

Mevsimlerin Oluşumu 12 7 5 58
İklim ve Hava Hareketleri 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK TOPCU 22224 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
180,240 221,520 7 11 34 161 4814

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 17 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 4,30 4,26 9,17

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,51 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,82 2,26 4,99

İngilizce 10 1 2 0,33 3 1,31 0,86 4,47

Matematik 20 3 5 1,33 7 0,63 0,62 2,81

Fen 20 5 13 0,67 3 3,61 1,46 5,89

Toplam: 90 34 34 22,67 25 15,10 11,46 31,41

Sözel (TÜR) BDcCDAC abBcdBdABaCD

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) DCdBdDCCDB

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) aDbaBCcdBC

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG)  cC  a    

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT)    D  Accc  C  d   b

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) cbbaBAC aAccc bdcDbb

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 3 1 2 33
Deyimler 1 0 0 0
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 0 1 0
Görsel Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 1 1 50
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 3 0 100
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 2 1 67
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader ve Kaza İnancı 3 1 2 33
İnsanın İradesi ve Kader 4 1 3 25
Evrensel Yasalar 2 2 0 100
Sünnetulah 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 2 10

İngilizce 10 1 2 10

Friendship 9 1 2 11
Teen Life 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 5 15

Matematik 20 3 5 15

Çarpanlar ve katlar 11 3 3 27
Üslü ifadeler 9 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 5 13 25

Fen 20 5 13 25

Mevsimlerin Oluşumu 12 2 9 17
İklim ve Hava Hareketleri 8 3 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN CEBE 71 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
208,107 221,520 3 6 23 127 3810

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 17 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 4,30 4,26 9,17

Tarih 10 3 1 2,67 27 2,51 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 2,82 2,26 4,99

İngilizce 10 2 0 2,00 20 1,31 0,86 4,47

Matematik 20 0 3 -1,00 -5 0,63 0,62 2,81

Fen 20 9 5 7,33 37 3,61 1,46 5,89

Toplam: 90 34 15 29,00 32 15,10 11,46 31,41

Sözel (TÜR) BDBCDAC bbc dcCABD D

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR)  C d    DB

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN)  DADBCABBd

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG)   C  C    

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT)    c    b   b       

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) B AddA  BAcBA A ba C

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 5 60

Türkçe 20 12 5 60

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 3 1 2 33
Deyimler 1 0 0 0
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 1 0 100
Görsel Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 1 0 50
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 1 30

Tarih 10 3 1 30

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 0 1 0
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 2 0 67
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 0 0 0
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 1 0 50

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

Kader ve Kaza İnancı 3 2 0 67
İnsanın İradesi ve Kader 4 4 0 100
Evrensel Yasalar 2 1 1 50
Sünnetulah 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 0 20

İngilizce 10 2 0 20

Friendship 9 2 0 22
Teen Life 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 0 3 0

Matematik 20 0 3 0

Çarpanlar ve katlar 11 0 3 0
Üslü ifadeler 9 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 9 5 45

Fen 20 9 5 45

Mevsimlerin Oluşumu 12 7 2 58
İklim ve Hava Hareketleri 8 2 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN MAR* 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
84,947 221,520 17 35 74 240 7473

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 17 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 18 -4,00 -20 4,30 4,26 9,17

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,51 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 2,82 2,26 4,99

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,31 0,86 4,47

Matematik 20 6 14 1,33 7 0,63 0,62 2,81

Fen 20 6 14 1,33 7 3,61 1,46 5,89

Toplam: 90 17 73 -7,33 -8 15,10 11,46 31,41

Sözel (TÜR) abcdbdCdacabddabcDac

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) abdBcabdbc

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) Cbdcabdada

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) abdccbAabd

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) abcDCBAbacDcbCbdcacb

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) cdAbBddDcbDBcDdbcaba

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 18 10

Türkçe 20 2 18 10

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 3 0 3 0
Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 3 1 2 33
Deyimler 1 0 1 0
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 0 1 0
Görsel Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 1 1 50
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 1 2 33
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 0 3 0
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Kader ve Kaza İnancı 3 1 2 33
İnsanın İradesi ve Kader 4 0 4 0
Evrensel Yasalar 2 0 2 0
Sünnetulah 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Friendship 9 1 8 11
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Çarpanlar ve katlar 11 3 8 27
Üslü ifadeler 9 3 6 33

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Mevsimlerin Oluşumu 12 4 8 33
İklim ve Hava Hareketleri 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL İMAL 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
142,827 221,520 9 15 49 198 6172

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 17 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 4,30 4,26 9,17

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,51 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,82 2,26 4,99

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,31 0,86 4,47

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 0,63 0,62 2,81

Fen 20 7 13 2,67 13 3,61 1,46 5,89

Toplam: 90 32 58 12,67 14 15,10 11,46 31,41

Sözel (TÜR) BadCbACdDbBAdcCAcabD

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) abAcdbdCaB

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) bbAcadbBaC

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) BcabdCABDC

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) cddabcdcbAbcdbcAdbcA

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) BAcdBACDabcdAbcdcbda

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Deyimler 1 0 1 0
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 1 0 100
Görsel Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 0 2 0
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 0 3 0
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 1 2 33
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Kader ve Kaza İnancı 3 0 3 0
İnsanın İradesi ve Kader 4 2 2 50
Evrensel Yasalar 2 1 1 50
Sünnetulah 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Friendship 9 6 3 67
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

Çarpanlar ve katlar 11 2 9 18
Üslü ifadeler 9 1 8 11

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Mevsimlerin Oluşumu 12 5 7 42
İklim ve Hava Hareketleri 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA CİVELEK 22 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
102,080 221,520 13 29 66 231 7247

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 17 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 4,30 4,26 9,17

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,51 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,82 2,26 4,99

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,31 0,86 4,47

Matematik 20 5 15 0,00 0 0,63 0,62 2,81

Fen 20 6 14 1,33 7 3,61 1,46 5,89

Toplam: 90 23 67 0,67 1 15,10 11,46 31,41

Sözel (TÜR) BcdacbdcacacbcdABaCa

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) bCbddabCaa

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) abcDcCbddC

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) BaabdCcBcd

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) BCdaCcbAacbcbCacabbc

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) cAcbBdbbcdcaADbCDada

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 3 0 3 0
Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 3 0 3 0
Deyimler 1 0 1 0
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 0 1 0
Görsel Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 1 1 50
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 0 3 0
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 1 2 33
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Kader ve Kaza İnancı 3 1 2 33
İnsanın İradesi ve Kader 4 1 3 25
Evrensel Yasalar 2 1 1 50
Sünnetulah 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Friendship 9 3 6 33
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Çarpanlar ve katlar 11 1 10 9
Üslü ifadeler 9 4 5 44

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Mevsimlerin Oluşumu 12 4 8 33
İklim ve Hava Hareketleri 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HANDESENA KARABIDAK 405 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,207 221,520 2 2 10 81 2173

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 17 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 4,30 4,26 9,17

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,51 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,82 2,26 4,99

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,31 0,86 4,47

Matematik 20 6 8 3,33 17 0,63 0,62 2,81

Fen 20 11 9 8,00 40 3,61 1,46 5,89

Toplam: 90 51 33 40,00 44 15,10 11,46 31,41

Sözel (TÜR) BbBCDACaDbBAABCABDdD

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) DaABdadCDB

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) bcbDBCABBd

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) BDCbadABDa

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT)  a DCBcdbAacd   a DA

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) BbbdBAbaaAaBbDAdDDCC

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Deyimler 1 0 1 0
Atasözleri 1 1 0 100
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 1 0 100
Görsel Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 1 1 50
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 2 1 67
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 2 1 67
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader ve Kaza İnancı 3 1 2 33
İnsanın İradesi ve Kader 4 3 1 75
Evrensel Yasalar 2 1 1 50
Sünnetulah 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Friendship 9 6 3 67
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 8 30

Matematik 20 6 8 30

Çarpanlar ve katlar 11 2 5 18
Üslü ifadeler 9 4 3 44

Sayısal (FEN) 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55

Mevsimlerin Oluşumu 12 6 6 50
İklim ve Hava Hareketleri 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİLBAŞ 44 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
137,017 221,520 10 17 51 203 6359

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 17 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 10 0,67 3 4,30 4,26 9,17

Tarih 10 1 1 0,67 7 2,51 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,82 2,26 4,99

Matematik 20 4 4 2,67 13 0,63 0,62 2,81

Fen 20 2 1 1,67 8 3,61 1,46 5,89

Toplam: 90 16 21 9,00 10 15,10 11,46 31,41

Sözel (TÜR) BaB  bdaa   ccd dDaD

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR)  Cc       

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) CDbDBdAcca

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sayısal (MAT)  d DCBc b       Ba  

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) Bb       A          

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 10 20

Türkçe 20 4 10 20

Sözcükte Anlam 4 2 0 50
Cümlede Anlam 3 0 2 0
Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 3 0 2 0
Deyimler 1 0 1 0
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 0 1 0
Görsel Yorumlama 1 0 0 0
Sözel Mantık 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 1 1 50
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 1 10

Tarih 10 1 1 10

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 0 0 0
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 1 1 33
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 0 0 0
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 0 0 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader ve Kaza İnancı 3 3 0 100
İnsanın İradesi ve Kader 4 1 3 25
Evrensel Yasalar 2 1 1 50
Sünnetulah 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 4 20

Matematik 20 4 4 20

Çarpanlar ve katlar 11 2 2 18
Üslü ifadeler 9 2 2 22

Sayısal (FEN) 20 2 1 10

Fen 20 2 1 10

Mevsimlerin Oluşumu 12 1 1 8
İklim ve Hava Hareketleri 8 1 0 13



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED AKA 145 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
96,920 221,520 15 31 69 234 7343

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 17 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 4,30 4,26 9,17

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 2,51 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,82 2,26 4,99

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,31 0,86 4,47

Matematik 20 2 17 -3,67 -18 0,63 0,62 2,81

Fen 20 6 14 1,33 7 3,61 1,46 5,89

Toplam: 90 22 65 0,33 0 15,10 11,46 31,41

Sözel (TÜR) abdCaACBcdadAcdcabCD

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) adbdBcb Da

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) babaBdAcab

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) Bad dbcBaC

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) Badbacdcb aabCbbabac

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) cAbadcCbacDdcabCDbaC

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 3 0 3 0
Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 3 1 2 33
Deyimler 1 1 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 0 1 0
Görsel Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 1 1 50
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 7 20

Tarih 10 2 7 20

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 0 3 0
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 1 2 33
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Kader ve Kaza İnancı 3 0 3 0
İnsanın İradesi ve Kader 4 1 3 25
Evrensel Yasalar 2 1 1 50
Sünnetulah 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Friendship 9 3 6 33
Teen Life 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 17 10

Matematik 20 2 17 10

Çarpanlar ve katlar 11 1 10 9
Üslü ifadeler 9 1 7 11

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Mevsimlerin Oluşumu 12 3 9 25
İklim ve Hava Hareketleri 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NABİ KOCABIYIK 408 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
126,253 221,520 11 21 55 213 6699

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 17 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 4,30 4,26 9,17

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,51 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,82 2,26 4,99

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,31 0,86 4,47

Matematik 20 7 10 3,67 18 0,63 0,62 2,81

Fen 20 4 13 -0,33 -2 3,61 1,46 5,89

Toplam: 90 25 59 5,33 6 15,10 11,46 31,41

Sözel (TÜR) BadaccCBabcdbaCcaDba

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) cbcdabaCbd

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) dcADaCbcaC

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) BaCcBadcaC

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) dbADbBdccAbBCCaca   

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) cAcaaACDdbcdbacbb   

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 3 0 3 0
Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 3 1 2 33
Deyimler 1 1 0 100
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 1 0 100
Görsel Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 1 1 50
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 0 3 0
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 0 3 0
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Kader ve Kaza İnancı 3 1 2 33
İnsanın İradesi ve Kader 4 2 2 50
Evrensel Yasalar 2 1 1 50
Sünnetulah 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Friendship 9 4 5 44
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 10 35

Matematik 20 7 10 35

Çarpanlar ve katlar 11 3 7 27
Üslü ifadeler 9 4 3 44

Sayısal (FEN) 20 4 13 20

Fen 20 4 13 20

Mevsimlerin Oluşumu 12 2 9 17
İklim ve Hava Hareketleri 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH MAR AZ 306 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
116,343 221,520 12 24 61 222 6980

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 17 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 13 -0,33 -2 4,30 4,26 9,17

Tarih 10 3 6 1,00 10 2,51 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 2,82 2,26 4,99

İngilizce 10 2 6 0,00 0 1,31 0,86 4,47

Matematik 20 5 14 0,33 2 0,63 0,62 2,81

Fen 20 5 12 1,00 5 3,61 1,46 5,89

Toplam: 90 25 54 7,00 8 15,10 11,46 31,41

Sözel (TÜR) dDada Cacdc ccCAda b

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) DdAcBa bbc

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) CcADBCA cd

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) BaaDcad  b

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) B bcbBdcbccabdadBCDc

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) c AadbabBADBc d abda

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 13 20

Türkçe 20 4 13 20

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 3 1 2 33
Deyimler 1 0 1 0
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 1 0 100
Görsel Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 0 1 0
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 6 30

Tarih 10 3 6 30

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 1 1 33
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 1 2 33
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

Kader ve Kaza İnancı 3 2 1 67
İnsanın İradesi ve Kader 4 3 0 75
Evrensel Yasalar 2 1 1 50
Sünnetulah 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

Friendship 9 1 6 11
Teen Life 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 14 25

Matematik 20 5 14 25

Çarpanlar ve katlar 11 2 9 18
Üslü ifadeler 9 3 5 33

Sayısal (FEN) 20 5 12 25

Fen 20 5 12 25

Mevsimlerin Oluşumu 12 3 7 25
İklim ve Hava Hareketleri 8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SATI DURNA 412 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
173,197 221,520 8 12 36 165 5072

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 17 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 12 0,00 0 4,30 4,26 9,17

Tarih 10 6 3 5,00 50 2,51 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 2,82 2,26 4,99

İngilizce 10 2 6 0,00 0 1,31 0,86 4,47

Matematik 20 5 5 3,33 17 0,63 0,62 2,81

Fen 20 9 8 6,33 32 3,61 1,46 5,89

Toplam: 90 31 37 18,67 21 15,10 11,46 31,41

Sözel (TÜR) Bc dDda acd  aabBDbb

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) DdA BadCDB

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) bcA BCcBB 

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) c  badbBDa

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT)   ADC  da  ab    aDA

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) BbbdBAbb dcB DA DDbC

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 12 20

Türkçe 20 4 12 20

Sözcükte Anlam 4 2 1 50
Cümlede Anlam 3 0 3 0
Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 3 0 3 0
Deyimler 1 0 0 0
Atasözleri 1 0 0 0
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 0 1 0
Görsel Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 1 1 50
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 1 1 33
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 2 1 67
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 5 3 50

Din K.ve A.B. 10 5 3 50

Kader ve Kaza İnancı 3 0 2 0
İnsanın İradesi ve Kader 4 3 1 75
Evrensel Yasalar 2 1 0 50
Sünnetulah 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

Friendship 9 2 5 22
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 5 25

Matematik 20 5 5 25

Çarpanlar ve katlar 11 3 2 27
Üslü ifadeler 9 2 3 22

Sayısal (FEN) 20 9 8 45

Fen 20 9 8 45

Mevsimlerin Oluşumu 12 6 4 50
İklim ve Hava Hareketleri 8 3 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE UÇAR 413 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,363 221,520 1 1 6 77 2017

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 17 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 4,30 4,26 9,17

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,51 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 2,82 2,26 4,99

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,31 0,86 4,47

Matematik 20 5 5 3,33 17 0,63 0,62 2,81

Fen 20 12 8 9,33 47 3,61 1,46 5,89

Toplam: 90 52 27 43,00 48 15,10 11,46 31,41

Sözel (TÜR) BDcCDACBDdBAA CABDab

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) cCAcBDdCDB

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) dDADcCABBd

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) abCcBCdBDC

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT)  a Da  AD b C  b  aA

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) accCdcCDBAcBADACccCC

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 2 0 67
Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Deyimler 1 1 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 1 0 100
Görsel Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 1 1 50
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 0 3 0
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 3 0 100
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader ve Kaza İnancı 3 2 1 67
İnsanın İradesi ve Kader 4 4 0 100
Evrensel Yasalar 2 0 2 0
Sünnetulah 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Friendship 9 6 3 67
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 5 25

Matematik 20 5 5 25

Çarpanlar ve katlar 11 4 2 36
Üslü ifadeler 9 1 3 11

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

Mevsimlerin Oluşumu 12 8 4 67
İklim ve Hava Hareketleri 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMMÜGÜLS * MEMİŞ 414 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
192,960 221,520 5 9 30 153 4340

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 17 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 4,30 4,26 9,17

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,51 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,82 2,26 4,99

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,31 0,86 4,47

Matematik 20 8 12 4,00 20 0,63 0,62 2,81

Fen 20 6 14 1,33 7 3,61 1,46 5,89

Toplam: 90 39 51 22,00 24 15,10 11,46 31,41

Sözel (TÜR) BDBaaACBDbacbcCABDbD

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) bCdBBadCDB

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) aDbcBCcBBd

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) acbDBbcccd

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) BCbDCdAAbcbadCbddCab

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) cbbaddbbBADdcbACcbCa

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Deyimler 1 1 0 100
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 1 0 100
Görsel Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 1 1 50
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 1 2 33
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 2 1 67
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader ve Kaza İnancı 3 1 2 33
İnsanın İradesi ve Kader 4 2 2 50
Evrensel Yasalar 2 1 1 50
Sünnetulah 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Friendship 9 1 8 11
Teen Life 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Çarpanlar ve katlar 11 3 8 27
Üslü ifadeler 9 5 4 56

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Mevsimlerin Oluşumu 12 2 10 17
İklim ve Hava Hareketleri 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF    Ş AHİN 303 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
195,047 221,520 4 7 28 151 4266

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 17 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 4,30 4,26 9,17

Tarih 10 6 3 5,00 50 2,51 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,82 2,26 4,99

İngilizce 10 1 2 0,33 3 1,31 0,86 4,47

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 0,63 0,62 2,81

Fen 20 9 9 6,00 30 3,61 1,46 5,89

Toplam: 90 37 36 25,00 28 15,10 11,46 31,41

Sözel (TÜR) BDdCDACBDd AAcbABbdb

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) DddBBa CDB

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) dcADBCABcd

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG)   a c  B  

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) abcDdcdbbcbBCa      

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) Bb CBACc AcBbaAdcDbb

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 1 1 33
Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Deyimler 1 1 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 0 1 0
Görsel Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 0 2 0
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 2 0 67
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 1 2 33
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader ve Kaza İnancı 3 1 2 33
İnsanın İradesi ve Kader 4 4 0 100
Evrensel Yasalar 2 1 1 50
Sünnetulah 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 2 10

İngilizce 10 1 2 10

Friendship 9 1 2 11
Teen Life 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 11 15

Matematik 20 3 11 15

Çarpanlar ve katlar 11 2 5 18
Üslü ifadeler 9 1 6 11

Sayısal (FEN) 20 9 9 45

Fen 20 9 9 45

Mevsimlerin Oluşumu 12 6 4 50
İklim ve Hava Hareketleri 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR BALTACI 402 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,273 221,520 4 8 29 152 4335

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 16 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 4,62 4,26 9,17

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,00 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 1,92 2,26 4,99

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,22 0,86 4,47

Matematik 20 3 7 0,67 3 1,17 0,62 2,81

Fen 20 10 9 7,00 35 -0,17 1,46 5,89

Toplam: 90 37 41 23,33 26 9,75 11,46 31,41

Sözel (TÜR) aDBbDAC DcacdcCABDba

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) adABBadCcB

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) CbADBCdaBC

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) aDbadbcBad

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) abdDaBcAbc          

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) a cCdACcdAcBADAdcbCC

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Deyimler 1 0 0 0
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 1 0 100
Görsel Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 1 1 50
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 1 2 33
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 1 2 33
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader ve Kaza İnancı 3 2 1 67
İnsanın İradesi ve Kader 4 2 2 50
Evrensel Yasalar 2 2 0 100
Sünnetulah 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Friendship 9 2 7 22
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15

Çarpanlar ve katlar 11 1 4 9
Üslü ifadeler 9 2 3 22

Sayısal (FEN) 20 10 9 50

Fen 20 10 9 50

Mevsimlerin Oluşumu 12 7 4 58
İklim ve Hava Hareketleri 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERNA CIMBIT 403 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,523 221,520 2 4 17 111 3345

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 16 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 4,62 4,26 9,17

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,00 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 1,92 2,26 4,99

İngilizce 10 2 2 1,33 13 0,22 0,86 4,47

Matematik 20 1 2 0,33 2 1,17 0,62 2,81

Fen 20 9 11 5,33 27 -0,17 1,46 5,89

Toplam: 90 41 26 32,33 36 9,75 11,46 31,41

Sözel (TÜR) cadCDACBDABAAcCABDaD

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) DCABdDdCDB

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) aDADBCbBcd

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) dDCc      

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) ca D                

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) acbCddaaBbaBADAdcDCC

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100
Deyimler 1 1 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 1 0 100
Görsel Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 1 1 50
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 2 1 67
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 3 0 100
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader ve Kaza İnancı 3 2 1 67
İnsanın İradesi ve Kader 4 3 1 75
Evrensel Yasalar 2 1 1 50
Sünnetulah 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 2 20

İngilizce 10 2 2 20

Friendship 9 2 1 22
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 1 2 5

Matematik 20 1 2 5

Çarpanlar ve katlar 11 1 1 9
Üslü ifadeler 9 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

Mevsimlerin Oluşumu 12 7 5 58
İklim ve Hava Hareketleri 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YAVAŞ 400 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
71,420 221,520 14 36 75 242 7534

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 16 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 4,62 4,26 9,17

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,00 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,92 2,26 4,99

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 1,17 0,62 2,81

Fen 20 3 17 -2,67 -13 -0,17 1,46 5,89

Toplam: 90 15 65 -6,67 -7 9,75 11,46 31,41

Sözel (TÜR) aDcdcbCaDbabcadbdaCD

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) adbdacaCbd

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) bcdDBddaad

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sayısal (MAT) cbAabBAcacaBdacbdabd

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) abcdcbabcdbcADcaDbad

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

Sözcükte Anlam 4 0 4 0
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Deyimler 1 0 1 0
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 0 1 0
Görsel Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 1 1 50
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 0 3 0
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 0 3 0
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Kader ve Kaza İnancı 3 1 2 33
İnsanın İradesi ve Kader 4 0 4 0
Evrensel Yasalar 2 1 1 50
Sünnetulah 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Çarpanlar ve katlar 11 2 9 18
Üslü ifadeler 9 2 7 22

Sayısal (FEN) 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

Mevsimlerin Oluşumu 12 2 10 17
İklim ve Hava Hareketleri 8 1 7 13



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA İMAL 133 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
141,587 221,520 6 16 50 200 6212

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 16 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 4,62 4,26 9,17

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,00 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,92 2,26 4,99

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,22 0,86 4,47

Matematik 20 9 3 8,00 40 1,17 0,62 2,81

Fen 20 1 19 -5,33 -27 -0,17 1,46 5,89

Toplam: 90 27 55 8,67 10 9,75 11,46 31,41

Sözel (TÜR) abBbDcCcDcdbAddbBDbb

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) aCAacabCbB

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) aacDcCABca

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) cabDadbcDa

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT)         cADBCaDbBCDA

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) dbAbcdabcbccbacdcbbd

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 0 3 0
Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Deyimler 1 0 1 0
Atasözleri 1 1 0 100
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 0 1 0
Görsel Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 1 1 50
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 0 3 0
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 2 1 67
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Kader ve Kaza İnancı 3 1 2 33
İnsanın İradesi ve Kader 4 3 1 75
Evrensel Yasalar 2 0 2 0
Sünnetulah 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Friendship 9 1 8 11
Teen Life 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 3 45

Matematik 20 9 3 45

Çarpanlar ve katlar 11 5 2 45
Üslü ifadeler 9 4 1 44

Sayısal (FEN) 20 1 19 5

Fen 20 1 19 5

Mevsimlerin Oluşumu 12 1 11 8
İklim ve Hava Hareketleri 8 0 8 0



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH DALYAN 304 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
117,443 221,520 11 23 60 221 6948

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 16 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 4,62 4,26 9,17

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,00 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,92 2,26 4,99

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 0,22 0,86 4,47

Matematik 20 7 13 2,67 13 1,17 0,62 2,81

Fen 20 3 17 -2,67 -13 -0,17 1,46 5,89

Toplam: 90 25 64 3,67 4 9,75 11,46 31,41

Sözel (TÜR) BacCDbCaabBdccabdDCa

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) cdcBaDdaDc

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) dcAbcCAaad

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) dcacBacdD 

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) cadDbacdaADaCdDABacd

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) abcdcAdbaAcdbbbacDda

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 3 1 2 33
Deyimler 1 0 1 0
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 0 1 0
Görsel Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 2 0 100
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 1 2 33
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 1 2 33
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Kader ve Kaza İnancı 3 0 3 0
İnsanın İradesi ve Kader 4 3 1 75
Evrensel Yasalar 2 0 2 0
Sünnetulah 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 7 20

İngilizce 10 2 7 20

Friendship 9 2 6 22
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

Çarpanlar ve katlar 11 6 5 55
Üslü ifadeler 9 1 8 11

Sayısal (FEN) 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

Mevsimlerin Oluşumu 12 0 12 0
İklim ve Hava Hareketleri 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR DEMİR 309 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,413 221,520 3 5 21 121 3628

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 16 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 4,62 4,26 9,17

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,00 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 1,92 2,26 4,99

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,22 0,86 4,47

Matematik 20 5 6 3,00 15 1,17 0,62 2,81

Fen 20 8 11 4,33 22 -0,17 1,46 5,89

Toplam: 90 42 38 29,33 33 9,75 11,46 31,41

Sözel (TÜR) BDBCaACacABcdcbABDdD

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) adABdDCCcB

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) aDADBaABBa

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) abbDcCcBaC

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) abAD ccADdbB        

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) BAdCcAdcBbcBADd cabb

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Deyimler 1 0 1 0
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 0 1 0
Görsel Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 1 1 50
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 2 1 67
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 1 2 33
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader ve Kaza İnancı 3 2 1 67
İnsanın İradesi ve Kader 4 3 1 75
Evrensel Yasalar 2 1 1 50
Sünnetulah 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Friendship 9 3 6 33
Teen Life 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 6 25

Matematik 20 5 6 25

Çarpanlar ve katlar 11 3 3 27
Üslü ifadeler 9 2 3 22

Sayısal (FEN) 20 8 11 40

Fen 20 8 11 40

Mevsimlerin Oluşumu 12 7 5 58
İklim ve Hava Hareketleri 8 1 6 13



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAFİ Z E DURMUŞ 135 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
71,370 221,520 15 37 76 243 7535

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 16 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 11 1,33 7 4,62 4,26 9,17

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,00 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 1,92 2,26 4,99

İngilizce 10 5 5 3,33 33 0,22 0,86 4,47

Matematik 20 3 16 -2,33 -12 1,17 0,62 2,81

Fen 20 2 18 -4,00 -20 -0,17 1,46 5,89

Toplam: 90 18 67 -4,33 -5 9,75 11,46 31,41

Sözel (TÜR) BDcbabCcDcBbcdab    

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) DdbdBcCbaa

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) dcdaddcdad

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) BbCDcddBaC

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) dbbDCacbccbdd ccabDc

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) dAddcbdDccccdcdbacbd

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 11 25

Türkçe 20 5 11 25

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Deyimler 1 0 1 0
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 0 1 0
Görsel Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 0 0 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 0 0 0
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 2 1 67
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 0 3 0
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 0 10 0

Din K.ve A.B. 10 0 10 0

Kader ve Kaza İnancı 3 0 3 0
İnsanın İradesi ve Kader 4 0 4 0
Evrensel Yasalar 2 0 2 0
Sünnetulah 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Friendship 9 4 5 44
Teen Life 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 16 15

Matematik 20 3 16 15

Çarpanlar ve katlar 11 1 10 9
Üslü ifadeler 9 2 6 22

Sayısal (FEN) 20 2 18 10

Fen 20 2 18 10

Mevsimlerin Oluşumu 12 1 11 8
İklim ve Hava Hareketleri 8 1 7 13



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HANİFE NUR KARAKÖSE 301 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
55,993 221,520 16 38 79 246 7574

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 16 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 4,62 4,26 9,17

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,00 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,92 2,26 4,99

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,22 0,86 4,47

Matematik 20 1 13 -3,33 -17 1,17 0,62 2,81

Fen 20 2 18 -4,00 -20 -0,17 1,46 5,89

Toplam: 90 14 70 -9,33 -10 9,75 11,46 31,41

Sözel (TÜR) BbdCadaBcdccbcbABbCb

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) abbdcababB

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) acAbabAcaa

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) ccbbBbcBad

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT)  accaabAbbadabc     

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) accbBcababbccadCacad

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 0 3 0
Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 3 0 3 0
Deyimler 1 1 0 100
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 0 1 0
Görsel Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 1 1 50
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 0 3 0
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 0 3 0
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Kader ve Kaza İnancı 3 0 3 0
İnsanın İradesi ve Kader 4 2 2 50
Evrensel Yasalar 2 0 2 0
Sünnetulah 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Friendship 9 2 7 22
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 1 13 5

Matematik 20 1 13 5

Çarpanlar ve katlar 11 0 7 0
Üslü ifadeler 9 1 6 11

Sayısal (FEN) 20 2 18 10

Fen 20 2 18 10

Mevsimlerin Oluşumu 12 1 11 8
İklim ve Hava Hareketleri 8 1 7 13



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MENE*  E C I*TI 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
113,607 221,520 12 26 63 224 7032

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 16 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 4,62 4,26 9,17

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,00 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,92 2,26 4,99

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,22 0,86 4,47

Matematik 20 3 14 -1,67 -8 1,17 0,62 2,81

Fen 20 6 13 1,67 8 -0,17 1,46 5,89

Toplam: 90 26 60 6,00 7 9,75 11,46 31,41

Sözel (TÜR) BadbaACBbccbAcabBcba

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) cCAcBDbaDB

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) bDcaBdbacd

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) dbCcBaddDb

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT)  dAbacdb  bcdCDbdacd

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) BAddcbCaaA abDcdDaad

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 3 0 3 0
Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 3 1 2 33
Deyimler 1 1 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 0 1 0
Görsel Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 0 2 0
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 0 3 0
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 3 0 100
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Kader ve Kaza İnancı 3 1 2 33
İnsanın İradesi ve Kader 4 0 4 0
Evrensel Yasalar 2 1 1 50
Sünnetulah 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Friendship 9 3 6 33
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 14 15

Matematik 20 3 14 15

Çarpanlar ve katlar 11 2 7 18
Üslü ifadeler 9 1 7 11

Sayısal (FEN) 20 6 13 30

Fen 20 6 13 30

Mevsimlerin Oluşumu 12 4 8 33
İklim ve Hava Hareketleri 8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAKİR OKUMUŞ 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
127,387 221,520 8 19 53 209 6664

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 16 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 1,67 8 4,62 4,26 9,17

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,00 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,92 2,26 4,99

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 0,22 0,86 4,47

Matematik 20 7 13 2,67 13 1,17 0,62 2,81

Fen 20 6 14 1,33 7 -0,17 1,46 5,89

Toplam: 90 24 64 2,67 3 9,75 11,46 31,41

Sözel (TÜR) daBdacd adBbdaCABcaD

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) cbAdBaddac

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) CadbcbAddd

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) cbbcaCcac 

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) daccaBAAbAbcddbABaDc

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) BAcCcdabBdaBcadabDba

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 13 30

Türkçe 20 6 13 30

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 3 0 3 0
Deyimler 1 0 0 0
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 1 0 100
Görsel Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 0 2 0
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 0 3 0
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 1 2 33
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Kader ve Kaza İnancı 3 1 2 33
İnsanın İradesi ve Kader 4 1 3 25
Evrensel Yasalar 2 0 2 0
Sünnetulah 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 8 10

İngilizce 10 1 8 10

Friendship 9 1 7 11
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

Çarpanlar ve katlar 11 3 8 27
Üslü ifadeler 9 4 5 44

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Mevsimlerin Oluşumu 12 5 7 42
İklim ve Hava Hareketleri 8 1 7 13



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH ÜZER 59 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
126,827 221,520 9 20 54 212 6682

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 16 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 4,62 4,26 9,17

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,00 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 1,92 2,26 4,99

İngilizce 10 5 5 3,33 33 0,22 0,86 4,47

Matematik 20 5 11 1,33 7 1,17 0,62 2,81

Fen 20 2 18 -4,00 -20 -0,17 1,46 5,89

Toplam: 90 29 57 10,00 11 9,75 11,46 31,41

Sözel (TÜR) BacbaACBbdBcAdCcBDbb

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) cCcdaDbaDa

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) CbdcBCAcaC

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) abCDBCAdca

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) BacadabAbAcabaDA    

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) abcdabCDabcdbacdacdb

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 3 1 2 33
Deyimler 1 1 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 1 0 100
Görsel Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 1 1 50
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 0 3 0
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 2 1 67
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader ve Kaza İnancı 3 1 2 33
İnsanın İradesi ve Kader 4 2 2 50
Evrensel Yasalar 2 2 0 100
Sünnetulah 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Friendship 9 4 5 44
Teen Life 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 11 25

Matematik 20 5 11 25

Çarpanlar ve katlar 11 3 6 27
Üslü ifadeler 9 2 5 22

Sayısal (FEN) 20 2 18 10

Fen 20 2 18 10

Mevsimlerin Oluşumu 12 1 11 8
İklim ve Hava Hareketleri 8 1 7 13



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET KARAKURT 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
102,827 221,520 13 27 64 229 7229

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 16 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 4,62 4,26 9,17

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,00 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,92 2,26 4,99

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 0,22 0,86 4,47

Matematik 20 7 13 2,67 13 1,17 0,62 2,81

Fen 20 4 16 -1,33 -7 -0,17 1,46 5,89

Toplam: 90 21 69 -2,00 -2 9,75 11,46 31,41

Sözel (TÜR) cacbDAbcDAcdcddcBabc

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) abcBcbabcB

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) abcDcbABcd

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) abababccba

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) abcDCBAbcdcBaabcdCbA

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) BcbCdcbcdcbababbcDCb

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

Sözcükte Anlam 4 1 3 25
Cümlede Anlam 3 0 3 0
Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Deyimler 1 0 1 0
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 0 1 0
Görsel Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 0 2 0
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 1 2 33
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 0 3 0
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 0 2 0
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Kader ve Kaza İnancı 3 1 2 33
İnsanın İradesi ve Kader 4 2 2 50
Evrensel Yasalar 2 0 2 0
Sünnetulah 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

Friendship 9 0 9 0
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 13 35

Matematik 20 7 13 35

Çarpanlar ve katlar 11 3 8 27
Üslü ifadeler 9 4 5 44

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Mevsimlerin Oluşumu 12 2 10 17
İklim ve Hava Hareketleri 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİF ÜSTMAŞ 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
128,000 221,520 7 18 52 208 6644

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 16 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 4,62 4,26 9,17

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,00 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 1,92 2,26 4,99

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,22 0,86 4,47

Matematik 20 8 12 4,00 20 1,17 0,62 2,81

Fen 20 6 14 1,33 7 -0,17 1,46 5,89

Toplam: 90 26 64 4,67 5 9,75 11,46 31,41

Sözel (TÜR) BadCabbccbaAbdacabbD

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) abcadDdCaB

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) aDdaBdAdda

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) BabbcaAdbb

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) BadaCcAcDcDBaaaddCDb

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) BAcbacaDcbcdADbCbcdd

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 0 3 0
Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 3 0 3 0
Deyimler 1 0 1 0
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 0 1 0
Görsel Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 0 2 0
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 0 3 0
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 0 3 0
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Kader ve Kaza İnancı 3 1 2 33
İnsanın İradesi ve Kader 4 1 3 25
Evrensel Yasalar 2 1 1 50
Sünnetulah 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Friendship 9 2 7 22
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 8 12 40

Matematik 20 8 12 40

Çarpanlar ve katlar 11 4 7 36
Üslü ifadeler 9 4 5 44

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Mevsimlerin Oluşumu 12 4 8 33
İklim ve Hava Hareketleri 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SUDECENNET DEMİRCİ 153 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
123,337 221,520 10 22 57 217 6786

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 16 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 4,62 4,26 9,17

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,00 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 1,92 2,26 4,99

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,22 0,86 4,47

Matematik 20 3 12 -1,00 -5 1,17 0,62 2,81

Fen 20 2 12 -2,00 -10 -0,17 1,46 5,89

Toplam: 90 26 53 8,33 9 9,75 11,46 31,41

Sözel (TÜR) BcBbDbCBDdddbBCcBDdc

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) DbAaccbCDB

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) dcdDdCAB*d

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) dbdbaCAabd

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) cddbdacA  a ddcA d A

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) Bcbdd  adAca c  cb b

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Sözcükte Anlam 4 3 1 75
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Deyimler 1 1 0 100
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 1 0 100
Görsel Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 1 1 50
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 1 2 33
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 2 1 67
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Kader ve Kaza İnancı 3 1 2 33
İnsanın İradesi ve Kader 4 3 1 75
Evrensel Yasalar 2 0 2 0
Sünnetulah 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Friendship 9 2 7 22
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 12 15

Matematik 20 3 12 15

Çarpanlar ve katlar 11 2 7 18
Üslü ifadeler 9 1 5 11

Sayısal (FEN) 20 2 12 10

Fen 20 2 12 10

Mevsimlerin Oluşumu 12 1 8 8
İklim ve Hava Hareketleri 8 1 4 13



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN TİLCİ 415 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
158,407 221,520 5 13 43 181 5598

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 16 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 4,62 4,26 9,17

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,00 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 1,92 2,26 4,99

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,22 0,86 4,47

Matematik 20 2 2 1,33 7 1,17 0,62 2,81

Fen 20 3 15 -2,00 -10 -0,17 1,46 5,89

Toplam: 90 29 43 14,67 16 9,75 11,46 31,41

Sözel (TÜR) BaBCDcCBDABcdBbcdDCD

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) DdccdadCDd

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) dDbDBCdBBa

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) acdbBabdaC

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) BbAa                

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) dbbaBcabaAcdcabaDc  

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Sözcükte Anlam 4 4 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 3 3 0 100
Deyimler 1 1 0 100
Atasözleri 1 0 1 0
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 0 1 0
Görsel Yorumlama 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 0 1 0
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 2 0 100
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 1 2 33
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 1 2 33
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader ve Kaza İnancı 3 2 1 67
İnsanın İradesi ve Kader 4 2 2 50
Evrensel Yasalar 2 1 1 50
Sünnetulah 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Friendship 9 2 7 22
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 2 10

Matematik 20 2 2 10

Çarpanlar ve katlar 11 2 1 18
Üslü ifadeler 9 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 3 15 15

Fen 20 3 15 15

Mevsimlerin Oluşumu 12 1 10 8
İklim ve Hava Hareketleri 8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ (2020-2021) 8.SINIF FIKRIBILIM 1.DENEME (15 EKİM)

ÇORUM / BAYAT/ÇORUM / Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜBEYDE POLAT 416 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,133 221,520 1 3 15 107 3258

Puanı Hesaplanan: 38 79 246 7582

Katılımlar: 16 38 79 246 7591

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 4,62 4,26 9,17

Tarih 10 9 1 8,67 87 2,00 2,03 4,92

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 1,92 2,26 4,99

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,22 0,86 4,47

Matematik 20 4 7 1,67 8 1,17 0,62 2,81

Fen 20 8 11 4,33 22 -0,17 1,46 5,89

Toplam: 90 46 34 34,67 39 9,75 11,46 31,41

Sözel (TÜR) BDdCaACBDdBcABCABDab

Cevap Anh. A BDBCDACBDABAABCABDCD

Sözel (TAR) DCABdDCCDB

Cevap Anh. A DCABBDCCDB

Sözel (DİN) bDcDBCABBd

Cevap Anh. A CDADBCABBC

Sözel (İNG) dDCaBdAcbd

Cevap Anh. A BDCDBCABDC

Sayısal (MAT) adADbcAbDbc         

Cevap Anh. A BCADCBAADADBCCDABCDA

Sayısal (FEN) acAadcCDBbadAcA cbCC

Cevap Anh. A BAACBACDBADBADACDDCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

Sözcükte Anlam 4 2 2 50
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 3 2 1 67
Deyimler 1 1 0 100
Atasözleri 1 1 0 100
Parçada Anlam / Ana Fikir 1 1 0 100
Görsel Yorumlama 1 1 0 100
Sözel Mantık 1 1 0 100
Tablo ve Grafik Yorumlama 2 1 1 50
Parçada Anlam / Yardımcı Fikir 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı 3 3 0 100
Mustafa Kemal'i Etkileyen Düşünürler 3 3 0 100
Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in Öğrenim Hayatı 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader ve Kaza İnancı 3 2 1 67
İnsanın İradesi ve Kader 4 3 1 75
Evrensel Yasalar 2 1 1 50
Sünnetulah 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Friendship 9 4 5 44
Teen Life 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 7 20

Matematik 20 4 7 20

Çarpanlar ve katlar 11 4 2 36
Üslü ifadeler 9 0 5 0

Sayısal (FEN) 20 8 11 40

Fen 20 8 11 40

Mevsimlerin Oluşumu 12 6 6 50
İklim ve Hava Hareketleri 8 2 5 25
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